
Assunto: Re: Call#3 - Reservas da Biosfera / Pedido de esclarecimento: execução financeira
De: Susana Escária <susana.escaria@sgambiente.gov.pt>
Data: 05/03/2021, 15:32
Para: Cláudia Mendes <cmendes@quaternaire.pt>
CC: Maria Graça Cordovil <graca.cordovil@sgambiente.gov.pt>, Ana Barroco <abarroco@quaternaire.pt>, António Abreu <aabreu@quaternaire.pt>,
Madalena CouƟnho <mcouƟnho@quaternaire.pt>, Margarida Ramos <mramos@quaternaire.pt>

Boa tarde 
Sim
Aceitamos a alteração do orçamento 
Não considerem o mês de março para ser mais fácil para analisar e reportar e depois inclui o mês de março completo no próximo reporte 
Obrigada e desculpe pelo atraso na resposta 
Votos de um bom fim de semana 

Susana Escária 

No dia 05/03/2021, às 15:20, Cláudia Mendes <cmendes@quaternaire.pt> escreveu:

[REMETENTE EXTERNO] O emissor desta mensagem é externo à Secretaria Geral do Ambiente. Em caso de dúvida não abra anexos ou links nesta mensagem.

Boa tarde Dra. Susana Escária,

Estando a aproximar-se o final do 1º período para efeitos de reporte gostaríamos de saber se temos a vossa aprovação em relação ao pedido
submeƟdo.

Entretanto aproveitamos para solicitar novo esclarecimento em relação ao tempo afeto entre o dia 01 e 11 de março.
Como os salários apenas são pagos no final do mês e temos um prazo muito curto para enviar o reporte não deveremos ter na ocasião executado as
transferências bancárias relaƟvas aos salários deste mês. 
Assim, quesƟonamos como devemos proceder, poderemos na mesma considerar no reporte o tempo desse período, mesmo sem os comprovaƟvos
de pagamento?

Com os nossos melhores cumprimentos,
--

Cláudia Mendes Diretora Financeira
cmendes@quaternaire.pt

_ _
Matosinhos _Rua Tomás Ribeiro nº412 - 2º_4450-295 Matosinhos Portugal_Tel (+351) 229 399 150_Fax (+351) 229 399 159 geral@quaternaire.pt
_ _
Lisboa _Rua Duque de Palmela nº25 - 2º_1250-097 Lisboa Portugal_Tel (+351) 213 513 200_Fax (+351) 213 513 201 www.quaternaire.pt

_
Pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir esta mensagem.
Certifique-se que realmente necessita da cópia em papel.

-------- Mensagem reencaminhada --------
Assunto:Re: Call#3 - Reservas da Biosfera / Pedido de esclarecimento: execução financeira

Data:Mon, 22 Feb 2021 21:56:07 +0000
De:Susana Escária <susana.escaria@sgambiente.gov.pt>

Para:Cláudia Mendes <cmendes@quaternaire.pt>
CC:Maria Graça Cordovil <graca.cordovil@sgambiente.gov.pt>, Ana Barroco <abarroco@quaternaire.pt>, António Abreu

<aabreu@quaternaire.pt>, Madalena CouƟnho <mcouƟnho@quaternaire.pt>, Margarida Ramos <mramos@quaternaire.pt>

Boa noite e muito obrigada pela informação enviada 
ConƟnuação de votos de um bom projeto 
Fiquem bem 
Cumprimentos 

Susana Escária 

No dia 22/02/2021, às 19:45, Cláudia Mendes <cmendes@quaternaire.pt> escreveu:

[REMETENTE EXTERNO] O emissor desta mensagem é externo à Secretaria Geral do Ambiente. Em caso de dúvida não abra anexos ou links nesta mensagem.

Re: Call#3 - Reservas da Biosfera / Pedido de esclarecimento: exec...  

1 de 3 08/03/2021, 21:14



Boa tarde Dra. Susana Escária,

Conforme solicitado, em anexo segue o ficheiro Excel do anexo I onde foi introduzida nova folha do orçamento "09_Call#3_Budget (Rev.01)"
sinalizada a verde, cor também uƟlizada no seu interior para sinalizar as células alteradas.

Antes de mais, começamos por sinalizar que detetámos uma falha no ficheiro inicial, que facilmente podem verificar, e que aproveitamos para a
corrigir, conforme sinalizado também no ficheiro. Trata-se da correção do Ɵpo de despesas associadas à descrição dos trabalhos propostos, tendo
sido classificado como "Costs arising directly from requirements imposed by the project contract - Reg. Art. 8.3.1.g" verbas que são efeƟvamente da
Ɵpologia "Travel and subsistence allowances for staff - Reg. Art. 8.3.1.b". Este erro encontra-se nas aƟvidades 2, 20, 31, 32 e 72.

Quanto à revisão, a proposta que apresentamos abrange os custos associados à Gestão e à AƟvidade 2, assim:

§   Ao nível da Gestão efetuámos um ajuste na afetação da equipa e incluímos encargos inerentes ao projeto que não Ɵnham sido inicialmente
previstos. Por exemplo, foi necessário criar uma plataforma de trabalho com os nossos Parceiros, dada a dimensão do projeto e a sua
complexidade.

§   Em relação à AƟvidade 2 devido à situação pandémia e às limitações associadas, Ɵvemos que reforçar todo o sistema de arƟculação e
parƟcipação com os diversos stakehoulders subsƟtuindo as deslocações programadas por reuniões virtuais e outras formas indiretas de contacto.
Esta alteração envolve um reforço de recursos humanos afetos a esta aƟvidade pelo que propomos uma redistribuição dos custos previstos para a
aƟvidade ajustada ao novo contexto de trabalho efeƟvo.

Desde já agradecemos a vossa atenção.

Com os nossos melhores cumprimentos,
--

Cláudia Mendes Diretora Financeira
cmendes@quaternaire.pt

_ _
Matosinhos _Rua Tomás Ribeiro nº412 - 2º_4450-295 Matosinhos Portugal_Tel (+351) 229 399 150_Fax (+351) 229 399 159 geral@quaternaire.pt
_ _
Lisboa _Rua Duque de Palmela nº25 - 2º_1250-097 Lisboa Portugal_Tel (+351) 213 513 200_Fax (+351) 213 513 201 www.quaternaire.pt

_
Pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir esta mensagem.
Certifique-se que realmente necessita da cópia em papel.

Às 18:23 de 12/02/2021, Cláudia Mendes escreveu:

Boa tarde Dr. Susana Escária,

Agradecemos a atenção e informo que estamos a processar os ajustamentos. Assim que possível enviaremos o Excel devidamente sinalizado para
vossa apreciação.

Com os nossos melhores cumprimentos,

Cláudia Mendes Diretora Financeira
cmendes@quaternaire.pt

_ _
Matosinhos _Rua Tomás Ribeiro nº412 - 2º_4450-295 Matosinhos Portugal_Tel (+351) 229 399 150_Fax (+351) 229 399 159 geral@quaternaire.pt
_ _
Lisboa _Rua Duque de Palmela nº25 - 2º_1250-097 Lisboa Portugal_Tel (+351) 213 513 200_Fax (+351) 213 513 201 www.quaternaire.pt

_
Pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir esta mensagem.
Certifique-se que realmente necessita da cópia em papel.

Às 12:44 de 11/02/2021, Susana Escária escreveu:

Boa tarde
Por favor idenƟfique no ficheiro Excel do anexo I no orçamento as rubricas que quer alterar com cores 
Obrigada 

Susana Escária 

No dia 11/02/2021, às 12:41, Cláudia Mendes <cmendes@quaternaire.pt> escreveu:

Re: Call#3 - Reservas da Biosfera / Pedido de esclarecimento: exec...  

2 de 3 08/03/2021, 21:14



[REMETENTE EXTERNO] O emissor desta mensagem é externo à Secretaria Geral do Ambiente. Em caso de dúvida não abra anexos ou links nesta mensagem.

Boa tarde Dra. Susana Escária,

Face ao contexto pandémico e às restrições que daí decorrem, estamos a reorganizar algumas tarefas programadas no âmbito das aƟvidades
incluídas no projeto de forma a responder adequadamente aos objeƟvos propostos, mas recorrendo a métodos e forma disƟntas das
inicialmente previstas.

As adaptações que estamos a introduzir não alteram nem as metodologias estruturantes propostas, nem os prazos de entregas de produtos.
Contudo, esta reorganização tem implicações na afetação de recursos humanos, bem como dos meios a mobilizar (por exemplo, as
deslocações iniciais estão a ser subsƟtuídas por vídeo conferencias, bem como a recolha de informação o que se traduz num esforço e numa
afetação suplementar de recursos humanos face ao inicialmente programado; também neste contexto foi necessário reforçar os meios
tecnológicos a afetar).

Assim, vimos quesƟonar se é possível no âmbito das tarefas programadas e orçadas afetar os custos das diversas rubricas de uma forma
diferente da inicialmente programada em sede de candidatura sem, contudo, alterar o orçamento total final. Acresce, também, que têm
surgido encargos inerentes ao contrato que não Ɵnham sido inicialmente previstos.

Estamos convictos que estes pequenos ajustamentos à reprogramação e reorganização do trabalho permiƟrá responder aos diferentes
objeƟvos e produtos da candidatura. Tratam-se de ajustes exclusivamente na afetação dos custos às diferentes rubricas associadas à
candidatura.

Desde já agradecemos a atenção.
Com os nossos melhores cumprimentos,
--

Cláudia Mendes Diretora Financeira
cmendes@quaternaire.pt

_ _
Matosinhos _Rua Tomás Ribeiro nº412 - 2º_4450-295 Matosinhos Portugal_Tel (+351) 229 399 150_Fax (+351) 229 399 159 geral@quaternaire.pt
_ _
Lisboa _Rua Duque de Palmela nº25 - 2º_1250-097 Lisboa Portugal_Tel (+351) 213 513 200_Fax (+351) 213 513 201 www.quaternaire.pt

_
Pense na sua responsabilidade ambiental antes de imprimir esta mensagem.
Certifique-se que realmente necessita da cópia em papel.

Anexos:

Contract_09_CALL#3_Anexo I_Rev.01_2021_02_22.xlsx 1,4 MB
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